De: Nolberta lvanova Araujo Quifonez

Enviado: lunes, 11 de abril de 2022 14:04

Para: asesoria_ingemach@hotmail.com

CC: Melba Paola Macias Romero; Jose Isaac Carabajo Leon

Asunto: NOTOFICACION acreditacién anticipo "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y
MONTACARGA DE LOS EDIFICIOS ...." SEGUN CONTRATO UA-C-CPIF-2022-001

Estimados:

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente se les hace oficial la notificacion de anticipo del
contrato No. UA-CC-CPIF-2022-001 "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y MONTACARGA
DE LOS EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA BIBLIOTECA
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES", fecha de acreditacidn del anticipo 07 de abril del
2022.

Por lo cual se da inicio, a la ejecucion del contrato en mencion.
Particular que Comunico para los fines pertinentes.

Ivanova Araujo
ADMINISTRADORA
contrato No. UA-CC-CPIF-2022-001

De: Jorge Leonardo Cuadrado Barrenechea
Enviado el: lunes, 11 de abril de 2022 12:38

Asunto: NGEMACH S.A. acreditacion anticipo "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y
MONTACARGA DE LOS EDIFICIOS ...." SEGUN CONTRATO UA-C-CPIF-2022-001

Estimada lvanova:

Para vuestro conocimiento, y fines pertinentes, indico que ya esta acreditado el anticipo
del 70% correspondiente al contrato No. UA-CC-CPIF-2022-001 "MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES Y MONTACARGA DE LOS EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES", fecha de
acreditacion del anticipo 07 de abril del 2022

Adjunto comprobantes contables de acreditacion.






