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From: "Tyrone Estefano Maridueia Guerrero"

To: "Damian Rosero Cazar" <damian.rosero@uartes.edu.ec>
Date: 9/22/2022 8:48:51 AM

Subject: RV: Solicitud de informacion
Attachments: ACREDITACION ANTICIPO 70
ACREDITACION ANTICIPO 70

Tyrone MG
Analista Iconografico

Malecén Simén Bolivar y Aguirre
Telf: +593 4 2590700

Universidad | MAS ARTES EN LA EDUCACION
de las Artes www.uartes.edu.ec

NO IMPRIMA ESTE CORREO SI NO ES NECESARIO.
POR UNA UNIVERSIDAD ECOLOGICAMENTE SUSTENTABLE.

De: Damian Rosero Cazar <damian.rosero@uartes.edu.ec>

Enviado: jueves, 26 de mayo de 2022 8:58

Para: Diego Xavier Andrade <dxap@hotmail.com>

Cc: Tyrone Estefano Mariduefia Guerrero <tyrone.mariduena@uartes.edu.ec>; Susan Stephany Romero Cevallos
<susan.romero@uartes.edu.ec>

Asunto: RE: Solicitud de informacién

Estimado Xavier,

Reciba Cordial Saludo, me permito informar que de acuerdo a informacion recibida por nuestro departamento financiero, el
anticipo del 70% correspondiente al contrato No. UA-C-COM-2022-001 "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUALES PARA LA
DIRECCION DE COMUNICACION Y DIRECCION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" ya ha sido
acreditado. Fecha de la acreditacion el 25 de mayo del 2022.

Adjuntamos documentacién de respaldo.
Atentamente

Damian Rosero Cazar
Asistente Administrativo
Comunicacion

Boyaca y 10 de Agosto
Guayaquil, Ecuador
Tel: + 593 4 2590700 ext. 3071

A Universidad L& educaciin en Arles
de las Artes | £ o B & Susiesec fww

De: Diego Xavier Andrade [mailto:dxap@hotmail.com]

Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2022 14:23

Para: Tyrone Estefano Mariduefia Guerrero <tyrone.mariduena@uartes.edu.ec>

CC: Susan Stephany Romero Cevallos <susan.romero@uartes.edu.ec>; Damian Rosero Cazar <damian.rosero@uartes.edu.ec>

9/26/2022
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Asunto: Re: Solicitud de informacién

Estimado Tyrone,

Muchas gracias por la informacion; adicional me puede facilitar el CUR de pago con el objeto de poder solicitar a la
contadora de mi parte incluya el pago de la importacion al proveedor de los equipos y proceder a importar el dia de mafiana
con otro cargamento similar que estamos realizando.

De antemano le agradezco su gestion

Saludos cordiales

Diego Andrade Pérez

Enviado desde mi iPhone

El 24 may. 2022, a la(s) 12:10, Tyrone Estefano Mariduefia Guerrero <tyrone.mariduena@uartes.edu.ec > escribio:

\u-257?
Estimado Xavier:

En efecto, el pago del anticipo fue remitido por nuestro departamento financiero al ministerio de finanzas el dia jueves
19 de mayo, al consultar al departamento financiero el tiempo estimado para que los valores sean acreditados a su
cuenta, nos han indicado que lo mas seguro es que sea el dia viernes de la presente semana. Estaremos realizando el
seguimiento respectivo. Muchas gracias por su paciencia.

Saludos,

Tyrone MG
Analista Iconografico

Malecdén Simén Bolivar y Aguirre
Telf: +593 4 2590700

Universidad | MAS ARTES EN LA EDUCACION
N de las Artes wWww_uartes.edu.ec

NO IMPRIMA ESTE CORREO SI NO ES NECESARIO.
POR UNA UNIVERSIDAD ECOLOGICAMENTE SUSTENTABLE.

De: Diego Xavier Andrade <dxap@hotmail.com >

Enviado: martes, 24 de mayo de 2022 11:21

Para: Tyrone Estefano Mariduefia Guerrero <tyrone.mariduena@uartes.edu.ec >
Asunto: Solicitud de informacién

Estimado Ing Maridueiia,

Reciba mis cordiales saludos, el motivo de mi correo es para solicitarle informacion sobre el avance del proceso
adjudicado a mi persona, si se va a realizar el anticipo o no para este mes con el objeto de organizar la importacion de
los equipos en este lote que estoy realizando o caso contrario organizar para fines del proximo mes esta; tomemos en
cuenta que las polizas tienen un tiempo de 60 dias y el retraso de su parte cuenta con ya 15 dias, lo cual deberiamos
ver alternativas al respecto.

Gracias de antemano su gestion y respuesta.

Saludos cordiales,

9/26/2022
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Diego Andrade Pérez
Telf: 0983735899

9/26/2022



