
 

 

De: Operador Andino Travel <operador@andinotravel.com>  

Enviado el: viernes, 17 de junio de 2022 10:28 

Para: 'Maria Lorena Cascante Tamayo' <lorena.cascante@uartes.edu.ec> 

CC: 'gerencia' <gerencia@andinotravel.com> 

Asunto: RE: DR. WILLIAM HERRERA 

 

 

 

Estimada Lorena,  

 

Adjunto boleto solicitado por favor revisar y confirmar que todo se encuentre correcto. 

 

Es importante realizar la verificación de datos personales e itinerario que se encuentre 

conforme a su solicitud, en caso de alguna inconsistencia notificarlo de manera INMEDIATA o 

máximo antes de las 16H00PM. Caso contrario se procederá a realizar dicho cambio con costo 

adicional, facturado a su empresa.   

 

Importante:  

-Tarifa no permite cambios, no es reembolsable y en caso de no hacer uso del boleto este se 

pierde. 

-Las solicitudes de cambio y de reembolsos estarán estrictamente ligadas a políticas 

establecidas por la aerolínea, y generaran cobros adicionales de penalidades e impuestos, 

según el caso. 

-La pérdida de su vuelo de ida, cancela automáticamente el vuelo de retorno.  

-Es responsabilidad de cada pasajero prepararse con toda la documentación necesaria para su 

viaje. 

- VUELOS PUEDEN VERSE AFECTADOS, MODIFICADOS O CANCELADOS POR DECISIÓN DE LA 

AEROLÍNEA Y GOBIERNOS 

 

**Tarifas sujetas a variación de acuerdo a la disponibilidad de la aerolínea** 

 

Recuerde activar nuestro servicio de emergencia comunicándose al 096 055 1870  en el siguiente 

horario 17:00 a 08:00 

 



Saludos cordiales, 

 

 

 

 

 

De: Maria Lorena Cascante Tamayo <lorena.cascante@uartes.edu.ec>  

Enviado el: viernes, 17 de junio de 2022 7:44 

Para: Operador Andino Travel <operador@andinotravel.com> 

Asunto: RV: DR. WILLIAM HERRERA 

 

  

Estimada Elizabeth, por favor proceder a la compra según la siguiente opción: 

  

Tarifa por persona 118.56 + fee incluye maleta de mano y bodega, no reembolsable, no 
permite cambios 
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PASAJERO                         WILLIAM HERRERA RÍOS 
CI                                                      0913336772 
  
Muchas gracias 
  
Saludos cordiales, 
  
Lorena Cascante                             
  
  

De: Narcisa Horlanda Barzola Rivas <narcisa.barzola@uartes.edu.ec>  

Enviado el: viernes, 17 de junio de 2022 2:33 

Para: Maria Lorena Cascante Tamayo <lorena.cascante@uartes.edu.ec> 

CC: Jose Isaac Carabajo Leon <jose.carabajo@uartes.edu.ec>; William Anibal Herrera Ríos 

<william.herrera@uartes.edu.ec> 

Asunto: Fwd: DR. WILLIAM HERRERA 

  

Estimada Lorena procedamos de acuerdo al mail que antecede. 

  

Saludos 

Narcy 

  

Obtener Outlook para Android 
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From: William Anibal Herrera Ríos <william.herrera@uartes.edu.ec> 

Sent: Thursday, June 16, 2022 12:23:35 PM 

To: Narcisa Horlanda Barzola Rivas <narcisa.barzola@uartes.edu.ec> 

Subject: Re: DR. WILLIAM HERRERA  

  

Gracias Narcy. 
Por favor avancemos con la opción de Equair. 
William 
  
From: Narcisa Horlanda Barzola Rivas <narcisa.barzola@uartes.edu.ec> 
Date: Thursday, 16 June 2022 at 12:11 
To: William Anibal Herrera Ríos <william.herrera@uartes.edu.ec> 
Subject: RV: DR. WILLIAM HERRERA 

Will querido te remito los itinerarios de vuelos  
  
Saludos, 
  
Narcy 

 

De: Maria Lorena Cascante Tamayo <lorena.cascante@uartes.edu.ec> 
Enviado: jueves, 16 de junio de 2022 12:07 
Para: Narcisa Horlanda Barzola Rivas <narcisa.barzola@uartes.edu.ec> 
Asunto: RV: DR. WILLIAM HERRERA  
  
  
Narci, remito cotizaciones. 
  
Quedo pendiente del itinerario para la compra. 
  
Saludos cordiales, 
  
Lorena Cascante 
De: Operador Andino Travel <operador@andinotravel.com>  
Enviado el: jueves, 16 de junio de 2022 11:44 
Para: Maria Lorena Cascante Tamayo <lorena.cascante@uartes.edu.ec> 
CC: 'gerencia' <gerencia@andinotravel.com> 
Asunto: RE: DR. WILLIAM HERRERA 
  
Estimada Lorena 
  
Detallo cotización con Equair: 
  
Tarifa por persona 118.56 + fee incluye maleta de mano y bodega, no reembolsable, no 
permite cambios 
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Latam tarifa por persona 161.85 + fee Incluye maleta de mano, no reembolsable, no permite 
cambios 

 
  



 
  
  
Avianca tarifa por persona 193.21 + fee Incluye maleta de mano, no reembolsable, no permite 
cambios 
  

 
  

 
  
Por favor revisar que toda la información enviada, corresponda a su requerimiento. Quedamos 
a la espera de su confirmación. 
  
***Recuerde que las tarifas están sujetas a variación, de acuerdo a la disponibilidad de la 
aerolínea*** 



  
Puede acceder a nuestro servicio de emergencia comunicándose al 096 055 1870  en el siguiente 
horario 17:00 a 08:00 
  
Saludos cordiales, 
  

 
  
  
  
De: Maria Lorena Cascante Tamayo <lorena.cascante@uartes.edu.ec>  
Enviado el: jueves, 16 de junio de 2022 10:43 
Para: Operador Andino Travel <operador@andinotravel.com> 
Asunto: DR. WILLIAM HERRERA 
  
Estimada Elizabeth por favor su ayuda con cotizaciones en LAN AVIANCA Y EQUAIR según 
especificaciones detalladas en mail que antecede. 
  
Muchas gracias 
  
Saludos cordiales, 
  
Lorena Cascante 
  
De: Narcisa Horlanda Barzola Rivas <narcisa.barzola@uartes.edu.ec>  
Enviado el: jueves, 16 de junio de 2022 10:42 
Para: Maria Lorena Cascante Tamayo <lorena.cascante@uartes.edu.ec> 
CC: Jose Isaac Carabajo Leon <jose.carabajo@uartes.edu.ec> 
Asunto: Solicitud de itinerarios de vuelos 
  

Estimada Loren.  
  
Solicitamos cotizar itinerarios de vuelos para el Dr. William Herrera a la Ciudad de 
Quito, cumplimiento de agenda. 
  
Ruta: 
  
Gye- Uio          23 de junio de 2022          7H50 

Uio - Gye         23 de junio d2 2022         17H00 

  
  
Saludos, 
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Narcy 
 


