RE: APROBACION POR LA 940-PAGO TRANSFERENCIA IVA ARCOTEL

Guadalupe Patricia Reyes Ayerves <guadalupe.reyes@uartes.edu.ec>
Mar 6/6/2023 12:45

Para:Jorge Leonardo Cuadrado Barrenechea <jorge.cuadrado@uartes.edu.ec>
CC:Maria Pilar Carbo Jimenez <maria.carbo@uartes.edu.ec>

Aprobado, realizar revision respectiva y seguir el proceso bajo la normativa legal vigente.
Saludos,

GR

De: Jorge Leonardo Cuadrado Barrenechea <jorge.cuadrado@uartes.edu.ec>
Enviado: martes, 6 de junio de 2023 12:30

Para: Guadalupe Patricia Reyes Ayerves <guadalupe.reyes@uartes.edu.ec>
Asunto: APROBACION POR LA 940-PAGO TRANSFERENCIA IVA ARCOTEL

Estimada Guadalupe:
Por favor su aprobacién por la 940, el formulario de devolucién por fondos de terceros, para
proceder al pago del valor pendiente de pago como se explica en correo que antecede.

De: Maria Pilar Carbo Jimenez <maria.carbo@uartes.edu.ec>

Enviado: miércoles, 24 de mayo de 2023 14:10

Para: Jorge Leonardo Cuadrado Barrenechea <jorge.cuadrado@uartes.edu.ec>
Cc: Guadalupe Patricia Reyes Ayerves <guadalupe.reyes@uartes.edu.ec>
Asunto: TRANSFERENCIA IVA ARCOTEL

Estimado Jorgito:
Adjunto comprobante de transferencia de USD 2.59 correspondiente al IVA que erroneamente se le

retuvo en la factura de 001-002- 497047 de mayo 2023 (CUR DE PAGO 384) para que sean
transferidos a la cuenta del Banco Central de ARCOTEL.

Ma. Pilar



