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Maritza Pin Pin

De: Karina Mercedes Chavez Iza <karina.chaveziza@latinaseguros.com.ec>
Enviado el: martes, 6 de diciembre de 2022 11:23
Para: Jorge Leonardo Cuadrado Barrenechea; Diego Santiago Herrera Cabrera; Monica Soraya Morales Guerrero; Servicio al Cliente
CC: Maritza Pin Pin
Asunto: RE: VALIDACIÓN PÓLIZA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No. 77536

Estimado Jorge 
 
Por el presente le informo que la mencionada póliza fue emitida por nuestra oficina Matriz en la ciudad de Guayaquil. 
 
------------------------- 13-0077536-000000 --------------------- pts/158  | 
|Agencia.....: 01 GUAYAQUIL    Emision..: 05/12/2022     Renueva a...: 0000000 | 
|Vigencia....: 02/12/2022  01/04/2023  Dias.:    120     Renovada por:         | 
|Asegurado...:  1195814  UNIVERSIDAD DE LAS ARTES            AnexoRef: 000000  | 
| AFIANZADO    :  1383591   COMPAñIA DE LIMPIEZA CLEANDEAL S.A.                | 
|Moneda......: DOLARES AMERICAN T/Cambio.: 25000.0000 Ref.:   /       /        | 
|Suma Aseg..: US$            5,250.04      Tipo.....: SEGURO PROPIO            | 
|Prima Neta...........:            73.00   Operacion: POLIZA NUEVA             | 
 

Karina Chávez 

 

Jefe de Fianzas 

 
Av. Orellana E12-113 y San Ignacio 
Torre Latina Seguros  
Quito  
Telf.: (02) 3948380 ext. 116 
www.latinaseguros.com.ec  

 
 

De: Jorge Leonardo Cuadrado Barrenechea [mailto:jorge.cuadrado@uartes.edu.ec]  
Enviado el: martes, 6 de diciembre de 2022 10:11 
Para: Karina Mercedes Chavez Iza; Diego Santiago Herrera Cabrera; Monica Soraya Morales Guerrero; Servicio al Cliente 
CC: Maritza Pin Pin 
Asunto: VALIDACIÓN PÓLIZA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No. 77536 
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Estimados: Le saluda Jorge Cuadrado Tesorero de la Universidad de las Artes, favor su ayuda con la validación de la siguiente póliza: 
  
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
No. DE PÓLIZA: 77536 
ASEGURADO: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES 
AFIANZADO: COMPAÑIA DE LIMPIEZA CLEANDEAL S.A. RUC: 0993038350001 
POR CONCEPTO: OREDEN DE COMPRA CE-20220002301178. 853300012 LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III 
SUMA SEGURADA: USD 5.250,04 
 
 
 
 

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la entidad a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, 
difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo a su origen para comunicar la recepción equivocada y borre inmediatamente el mensaje y 
cualquier adjunto recibido. LATINA SEGUROS C.A. no asume responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén relacionados con negocios o actividades comerciales o funcionales de 
su remitente. 


