From: Vanessa Arambulo varambulo@offsetabad.com &
Subject: RE: Proceso de contratacion de impresion y gestion de pares ciegos
Date: 17 August 2023 at 16:05
To: jose.cabrera@uartes.edu.ec
Cc: Blanca Delgado bdelgado@offsetabad.com

Estimado Jose,
Adjunto cotizacion solicitada.

Saludos,

Vanessa Arambulo | Asesora Comercial| Grupo Grafico Abad | % (5934) 371 4210 |Ext.
104 |[Km 10.5 Via Daule -Guayaquil-Ecuador| www.grupograficoabad.com
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iIIMPRIMIENDO CON PASION!

No imprima este mail a menos que sea absolutamente necesario

De: Blanca Delgado [mailto:bdelgado@offsetabad.com]

Enviado el: jueves, 10 de agosto de 2023 15:42

Para: varambulo@offsetabad.com

Asunto: RV: Proceso de contratacion de impresion y gestidon de pares ciegos

Estimada Vane,

Por favor, su ayuda con este requerimiento.
Gracias.

De: Jose Miguel Cabrera Kozisek [mailto:jose.cabrera@uartes.edu.ec]
Enviado el: jueves, 10 de agosto de 2023 15:14

Para: ventasgye @offsetabad.com; bdelgado@offsetabad.com

Asunto: Proceso de contratacion de impresion y gestion de pares ciegos

Sres Offset Abad:

Les saludo desde la Editorial de la Universidad de las Artes. Escribo porque estamos lanzando
un proceso de contratacion para impresion de libros y gestion de pago a evaluadores pares
ciegos (estos montos corren por cuenta de la Universidad). Nos gustaria contar con la
participacion de Offset Abad.

Para poder concursar, se requiere que en su Registro Unico de Proveedores (RUP) conste el
siguiente CPC (Clasificador Central de Productos): "891100011, SERVICIOS EDITORIALES, A
COMISION O POR CONTRATO.

Através de este link —que estara disponible hasta el 15 de agosto a las 16:12— usted puede
enviar su

cotizacion: https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCOR
egistroDetalle.cpe?&id=-0mzEKOWejbJkl Zex3jfoOUsyOAHYr1vYsBJEBINFOg,&op=1
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Esperamos contar con su participacion y que tenga usted un buen dia.

Atentamente,
CK.

José Miguel Cabrera Kozisek
Director de Editorial

MZ14, Av. 9 de Octubre y Panama
Guayaquil, Ecuador
mzl4.uartes.edu.ec/editorial

Universidad
de las Artes
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